Salerno

Energia

Spett.le
Ministero dell’Istruzione,
dell'Universita e della Ricerca

D.G della Ricerca
Piazzale J. F. Kennedy, 20
00144 ROMA
RACCOMANDATA
Salerno, 31 agosto 2011
Prot. n. 2299/2011/P/gc
COSTI AMMISSIBILI (in migliaia di euro)
Progetto e-GOTHAM
Proponente Salerno Energia SpA.
RICERCA SVILUPPO TOTALE
INDUSTRIALE SPERIMENTALE
Personale 82,545 82,545
Strumenti e attrezzature 2,500 2,500
Fabbricati ¢ terreni 0 0
Consulenze ¢ servizi equivalenti 0 0
Spese generali 39,621 39,621
Altri costi di esercizio, inclusi materiali,
forniture e prodotti analoghi 1,080 1,080
Recuperi {da detrarre)
Totale 125,746 125,746
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Questo documento & ad uso esclusive del destinatario.

Le informaziont contenute nel presente messaggio e nei documenti eventualmente allegoti sono confidenziali e sono comungue riservate al
destinatario delle stesse, La loro dif fusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi & proibita e pud costituire viclazione della normativa che tutela
il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comuricozione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di
distruggere questo messaggio.

Ringrazio per la cortese collaborazione.

Da: Carmen Del Vecchio [maiito:delvecchio.carmen@gmail.com]
Inviato: martedi 23 agosto 2011 22.35

A: gcaponigro@salernoenergla.it

Oggetto: Fwd: bando Artemis - progetto e-GOTHAM

Cara Giuliana,

ti inoltro la risposta del Miur sui documenti economici che devono accompagnare la sottomissione.
della ploposta La cosi detta part C non deve essere tirmata in digltake
Come ti ho gia armomﬁmm & se vuol rivedere insieme i documenti che
mancano a Salerno Energia, Come comprenderai bene Victor ha una discreta fretta.

A presto

Carmen

Inizio messaggio inoltrato:

Da: andrea mongillo <andrea.mongillo@kesitaly.it>

Data: 23 agosto 2011 11.22.49 GMT+02.00

A: Carmen Del Vecchio <c.delvecchio@unisannio.it>, Criol Mataluni Group
<criol@mataluni.com>

Oggetto: I: bando Artemis - progetto e-GOTHAM

Carmen ed Elena,

la risposta del MIUR.
ciao

Andrea

---------- Messaggio inoltrato ----------

Da: Covello Aldo <aldo.covello@miur.it>

Date: 23 agosto 2011 09:30

Oggetto: R: bando Artemis - progetto e-GOTHAM

A andrea mongitlo <andrea.mongillo@kesitaly.it>, Di Marco Vincenzo
<yincenzo.dimarco@miur.it>

Gentile dott. Mongillo,

1} Visto che fra la PO e la FP ci sono stati cambiamenti e, sopratiutto, & stato approvato un nuovo bilancio,
¢ necessario fornire i dati del nuove bilancio approvato (2010).

2} Non & necessaria una firma digitfde sul form C, Firate una copia cartacea dei moduli ¢ conservatela voi,
Alla domanda va allegata una versione scannerizzata (in formato pdf) dei modelli firmati, Nel'caso in cui il

vOstrG progetto fosse ammesso al linanziamento; altora vichiederemo di inviarci gli originali firmati via
posta ordinariae——-—— e -

01/09/2011
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Cordiali saluti
Aldo Covello

Da: andrea.mongillo@email.com [mailto:andrea.mongillo@email.com] Per conto di andrea mongillo
Inviato: lunedi 22 agosto 2011 13,59

A: Di Marco Vincenzo

Ce: Covello Aldo

Oggetto: bando Artemis - progetto e-GOTHAM

Gent.no ing. Di Marco,

Le scrivo per chiederLe alcune delucidazioni sui documenti da produrre con riferimento al bando Artemis a cui la mia
azienda - KES (Knowledge Environment Security) srl, Reference; PIC: 966688421 - sta partecipando con il progetto -
GOTHAM, attualmente in fase FPP.

In particolare vorrei sapere:

1) se & necessario aggiornare sulla plattaforma ECAS le informazioni sul bilancio, Questo perché in fase PO avevamo
fornito i dati dell'ultimo bilancio approvato (2009) proponendo un impegno di spesa pari a 83.9k€, che in fase FPP
abbiamo elevato a 123k€ a seguito deli'aumento di capitale netto {desumibile dal bilancio 2010).

2) se & necessario firmare digitalmente i documenti previsti nella PART C.
LLa ringrazio e La saluto cordialmente

Andrea Mongilio

ing. Andrea Mongillo
Kes Sil

V.le san Lorenzo, §
82100 Benevento

Tel. 06 83398975
Mobile: +39 327 9060634
www.kesitaly.it

ing. Andrea Mongillo

Kes Srl

V.le san Lorenzo, 8
82100 Benevento

Tel. 06 83398975

Mobile: +39 327 9060634
www.kesitaly.it
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